
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ Bilgi Ortaokulu 5. SINIF İŞLEYEN ZEKA YAYIN DENEMESİ-192 319 319 9632

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,48 6 4 4,23 5 5 3,32 4 5 2,75 9 10 5,19 9 10 5,15 42 43 28,12 217,130

Okul Ortalaması 7 13 2,47 4 6 1,71 3 6 1,27 3 7 0,22 6 13 1,64 6 14 0,85 28 60 8,16 133,400

KATILIMLAR

1 752 NAZLI ASLAN 5C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 11 8 8,33 58 31 47,66 291,043 1 1 6 6 2211

2 823 EMİNE EROĞLU 5E 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 13 4 11,67 5 13 0,67 52 33 41,01 271,917 1 2 7 7 2708

3 609 AYŞEGÜL KIYAK 5D 12 8 9,33 8 2 7,33 8 1 7,67 5 5 3,33 11 9 8,00 7 13 2,67 51 38 38,33 247,487 1 3 11 11 3398

4 834 İSA YÜCE 5E 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 12 5 10,33 7 12 3,00 48 37 35,67 246,903 2 4 12 12 3415

5 245 YUSUF DURMAZ  16 3 15,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 11 4,33 2 5 0,33 37 28 27,66 219,243 1 5 21 21 4287

6 703 HİLAL KIYAK 5D 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 7 13 2,67 43 47 27,35 218,600 2 6 22 22 4309

7 748 HANIM DÖZGÜN 5A 13 7 10,67 8 2 7,33 3 7 0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 7 13 2,67 44 46 28,67 215,880 1 7 23 23 4415

8 365 NASIR YAĞMURLU 5C 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 35 55 16,67 200,893 2 8 34 34 4949

9 311 MÜSLÜM CEYLAN 5B 12 8 9,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 37 53 19,33 200,467 1 9 36 36 4962

10 443 MEHMET VURAL 5E 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 11 8 8,33 6 14 1,33 38 50 21,33 195,747 3 10 40 40 5127

11 712 ESRA CANKI 5A 15 5 13,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 38 52 20,66 195,320 2 11 41 41 5140

12 446 NAİLE NUR AT ACASOY5E 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 9 11 5,33 37 53 19,33 194,893 4 12 42 42 5159

13 121 ABDURRAHMAN ERGİN5B 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 38 52 20,67 189,693 2 13 48 48 5362

14 330 SEMANUR CENGİZ 5B 8 11 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 8 8 5,33 8 9 5,00 32 50 15,33 184,620 3 14 50 50 5549

15 581 HİCRAN KAPLAN 5B 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 35 55 16,66 177,013 4 15 60 60 5844

16 580 EMİRCAN  ŞAHİN 5E 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 35 55 16,67 166,253 5 16 78 78 6270

17 830 KÜBRA ÇAĞAN 5E 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 6 14 1,33 33 57 13,99 165,813 6 17 79 79 6296

18 435 JULYANA AHMAN 5C 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 12 8 9,33 32 58 12,67 164,347 3 18 82 82 6347

19 458 ÖMER AY 5A 8 12 4,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 34 56 15,34 163,920 3 19 84 84 6369

20 0 KEMAL YAĞMURLU 5C 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 31 59 11,33 161,840 4 20 86 86 6451

21 651 İSMET ÖZTEKİN 5 8 12 4,00 3 6 1,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 14 1,33 9 11 5,33 31 57 12,00 160,790 1 21 87 87 6494

22 192 M AZİM YILDIZHAN 5B 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 33 57 14,00 160,240 5 22 88 88 6514

23 0 ALİ DİRİK 5E 11 7 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 11 2,33 3 14 -1,67 32 49 15,66 160,020 7 23 90 90 6533

24 499 CANSU ALTINDAĞ 5E 9 5 7,33 5 3 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 14 -0,67 4 9 1,00 32 41 18,33 157,103 8 24 94 94 6652

25 189 MEHMET AKİF ÇELİKTEN5B 9 11 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 36 54 17,99 155,587 6 25 95 95 6720

26 640 EBRU CANAN YAVUZER5D 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 31 59 11,33 151,667 3 26 102 102 6883

27 341 TÜRKAN AY 5E 11 9 8,00 5 5 3,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 10 0,67 5 15 0,00 30 53 12,33 150,493 9 27 103 103 6935

28 725 NAZLI ÖZTEKİN 5B 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 4 2,67 4 16 -1,33 28 50 11,34 149,547 7 28 106 106 6970

29 391 HASANAKILIÇ 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 32 58 12,66 149,480 5 29 107 107 6973

30 507 ESMANUR ASLAN 5E 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 10 10 6,67 31 59 11,34 146,160 10 30 115 115 7123

31 814 MELİS ÇEVİK 5A 10 10 6,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 13 0,67 5 14 0,33 29 57 10,01 144,323 4 31 120 120 7201

32 803 MUHAMMED YILMAZ 5A 3 17 -2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 30 60 10,00 144,080 5 32 121 121 7212

33 398 MEHMET Ö *EKİN 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 29 61 8,67 143,413 6 33 122 122 7236

34 835 JREM ÖZTEKİN 5B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 143,227 8 34 124 124 7244

35 737 FİRDEVS DEMİRTEKİN 5A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 139,653 6 35 131 131 7393

36 1 HEKİM MURATÖLÇÜM 5D 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 62 7,32 138,387 4 36 136 136 7438

37 613 AYŞE YALÇIN 5D 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 9 4,00 5 14 0,33 25 60 4,99 137,683 5 37 137 137 7464

38 785 MERVE NUR FIDAN 5E 4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 27 62 6,33 136,850 11 38 140 140 7500

39 254 ZEYNEP LAÇİN 5B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 31 59 11,32 136,787 9 39 141 141 7503

40 160 FİLİZ CANKI 5B 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 135,400 10 40 145 145 7562

41 961 AYLİNGÜNER 5E 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 5 15 0,00 6 14 1,33 31 58 11,66 135,057 12 41 146 146 7578

42 353 YUSUF CAN ŞAHİN 5A 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 133,547 7 42 151 151 7635

43 380 FURKAN DURMAN 5C 11 9 8,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 2 18 -4,00 26 44 11,34 132,320 7 43 156 156 7683

44 0 MEHMET GÜVEN 5E 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 28 62 7,34 129,347 13 44 161 161 7784

45 556 HAMİT ÇAĞAN 5B 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 27 63 6,00 128,920 11 45 163 163 7800

46 196 SABRİN HAYD* 5A 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 8 12 4,00 24 65 2,33 127,170 8 46 169 169 7872

47 145 EMİNEÇELİK 5B 8 12 4,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 14 -1,67 5 15 0,00 31 56 12,32 126,323 12 47 170 170 7907
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48 724 FADİLE GÜNEŞ 5A 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,66 124,853 9 48 175 175 7960

49 405 ASMİN ARSLAN 5C 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 122,440 8 49 181 181 8052

50 78 SEDANUR YALÇIN 5D 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,34 118,187 6 50 193 193 8238

51 0 ZEYNEP ÇAĞAN 5E 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,32 116,947 14 51 195 195 8290

52 786 SERAP ÖZTEKİN 5B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 11 4,33 3 17 -2,67 25 64 3,66 116,810 13 52 200 200 8299

53 0 HEDİI İSA 5D 6 13 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 5 11 1,33 5 15 0,00 23 61 2,67 116,227 7 53 201 201 8333

54 406 AYŞE KAPLAN  3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 114,387 2 54 207 207 8413

55 129 AYŞEGÜL ŞAHİNSOY 5B 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 13 1,67 5 15 0,00 24 65 2,33 113,383 14 55 212 212 8460

56 276 EBRU ŞAHİN 5B 6 14 1,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 0 8 -2,67 7 12 3,00 3 12 -1,00 20 61 -0,34 113,167 15 56 213 213 8469

57 0 EMİR *AYMAZ*  R  C 5D 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 112,920 8 57 214 214 8478

58 0 DİLA GÖL 5D 5 15 0,00 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 63 5,01 112,827 9 58 215 215 8480

59 0 Y  EG L 5B 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 7 12 3,00 4 16 -1,33 23 63 2,00 110,927 16 59 218 218 8535

60 856 BUKET GÜNEŞ 5E 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 110,827 15 60 221 221 8543

61 167 HAKAN DURMZ 5B 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,65 110,280 17 61 225 225 8566

62 378 ALİYE ŞİMŞEK 5E 6 13 1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 3 6 1,00 1 15 -4,00 7 11 3,33 25 56 6,33 110,153 16 62 226 226 8568

63 346 SEVİM ÇAĞAN 5E 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 13 1,67 6 14 1,33 23 66 1,00 109,917 17 63 227 227 8579

64 144 DİCLE NUR YALÇIN 5B 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 25 65 3,34 108,053 18 64 232 232 8640

65 694 EBRU GÜNEŞ 5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 22 68 -0,68 105,653 10 65 239 239 8713

66 3385 BURAK YAĞ MR   * 5C 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 16 -2,33 25 64 3,66 104,723 9 66 241 241 8744

67 407 AYŞEGÜLDEMİRTEKİN 5* 8 12 4,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 67 -0,33 104,373 1 67 242 242 8756

68 726 FATMA HAMİ 5A 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,67 104,307 11 68 244 244 8760

69 753 NEHİR AY 5E 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 100,947 18 69 250 250 8877

70 419 FATMA EN Ç 5E 6 14 1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 66 1,00 100,430 19 70 251 251 8895

71 708 YUSUF UÇAR 5D 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 7 12 3,00 19 64 -2,33 99,223 10 71 255 255 8934

72 768 SELAHATTİN AY 5E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 21 69 -2,01 98,280 20 72 258 258 8964

73 403 AHMET MORŞİT 5A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 24 66 1,99 97,600 12 73 259 259 8978

74 0 UMUT AMAÇ 5D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 15 0,00 6 14 1,33 21 68 -1,67 97,110 11 74 261 261 8991

75 782 ZEYNEP YİĞİT 5A 1 19 -5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 95,840 13 75 268 268 9041

76 418 ESRA LAÇİN 5C 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 15 -1,00 22 67 -0,33 95,203 10 76 269 269 9060

77 784 ZEHRADEMR EL 5A 7 13 2,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 18 52 0,68 94,220 14 77 271 271 9082

78 186 MUHAMMET HAYDAR 5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 69 -2,01 92,813 15 78 276 276 9122

79 0 VAHİT ÇELİK 5E 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 68 -0,67 91,520 21 79 277 277 9143

80 848 REŞAŞBEKRİ 5E 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 90,733 22 80 279 279 9163

81 0 CANAN DÖZGÜN 5B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 12 3,00 2 18 -4,00 20 69 -2,99 89,530 19 81 280 280 9192

82 0 *ÜLAYVDURMUŞ R     Y 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 5 2,33 1 6 -1,00 4 14 -0,67 4 16 -1,33 22 62 1,33 89,210 3 82 281 281 9198

83 824 MEHMET ALI ÖZTÜRK 5A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 87,653 16 83 284 284 9238

84 440 LEYLA ÇELİK 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 17 -3,67 23 66 1,00 86,057 11 84 289 289 9266

85 2 İZZETTİN UÇAR 5B 2 15 -3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 12 2,00 21 64 -0,34 84,290 20 85 293 293 9299

86 666 FATMA ERASLAN 5D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,67 71,107 12 86 305 305 9472

87 652 BERİTAN ERDEM   E 5C 2 18 -4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 1 19 -5,33 17 73 -7,32 66,813 12 87 307 307 9511

88 597 ASMİN YAYIN 5D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 16 74 -8,67 66,720 13 88 309 309 9514

89 0 HÜLYA ALPARSLAN 5E 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 17 73 -7,33 56,587 23 89 311 311 9568

90 0 BERRİN ORHAN 5E 1 11 -2,67 2 5 0,33 3 5 1,33 0 5 -1,67 2 16 -3,33 2 13 -2,33 10 55 -8,34 50,853 24 90 316 316 9586

91 214 MUHAMETMUSTAFA LAÇİN5E 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 2 17 -3,67 17 72 -7,00 47,057 25 91 318 318 9594

92 635 DEPYA ENEÇ 5D 2 18 -4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 2 18 -4,00 16 74 -8,66 36,013 14 92 319 319 9606
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