
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ Bilgi Ortaokulu 6. SINIF İŞLEYEN ZEKA YAYIN DENEMESİ-179 254 254 10250

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 11 3,54 5 4 3,97 5 5 2,96 5 5 3,07 7 10 3,99 9 10 5,57 38 45 23,10 192,450

Okul Ortalaması 6 14 1,30 4 6 1,44 3 6 1,21 2 7 -0,08 6 13 1,75 6 13 1,50 27 60 7,12 130,790

KATILIMLAR

1 179 HELİN DENK 6B 9 10 5,67 6 4 4,67 5 4 3,67 5 4 3,67 13 5 11,33 13 7 10,67 51 34 39,68 285,147 1 1 5 5 1597

2 701 ZEYNEP VURAL 6A 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 11 6 9,00 13 6 11,00 50 34 38,66 281,540 1 2 6 6 1679

3 65 ELİF GÜNEŞ 6A 15 5 13,33 8 2 7,33 4 5 2,33 2 1 1,67 9 4 7,67 8 3 7,00 46 20 39,33 276,943 2 3 7 7 1770

4 364 ÖZLEM YAĞMURLU 6D 10 10 6,67 6 3 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 12 6 10,00 11 8 8,33 50 35 38,33 271,133 1 4 9 9 1905

5 887 BERFİN KAPLAN 6A 9 11 5,33 8 2 7,33 3 7 0,67 4 2 3,33 9 4 7,67 11 8 8,33 44 34 32,66 245,220 3 5 10 10 2589

6 390 SÜMEYYE DEMİRTEKİN6B 5 11 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 4 2,67 10 3 9,00 9 8 6,33 42 32 31,33 228,207 2 6 14 14 3095

7 509 UĞUR SAMET YALÇIN 6B 13 3 12,00 8 2 7,33 4 1 3,67 0 2 -0,67 5 5 3,33 7 9 4,00 37 22 29,66 222,200 3 7 18 18 3304

8 239 FURKAN YAĞMURLU 6A 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 12 5 10,33 9 11 5,33 39 48 22,99 220,790 4 8 19 19 3348

9 67 EMİNE DEMİRTEKİN 6A 8 12 4,00 8 1 7,67 8 2 7,33 2 5 0,33 10 7 7,67 5 6 3,00 41 33 30,00 214,190 5 9 25 25 3570

10 122 NESRİN  *VUZER 6B 6 14 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 9 7,00 8 11 4,33 35 53 17,33 185,107 4 10 36 36 4640

11 74 EMİRHAN ÖZTEKİN 6B 7 13 2,67 8 2 7,33 3 7 0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 9 11 5,33 40 50 23,34 184,973 5 11 37 37 4646

12 5 BERNA DURMUŞ 6C 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 10 10 6,67 8 12 4,00 32 58 12,68 177,080 1 12 42 42 4968

13 346 ÖZLEM DEMİR 6D 6 14 1,33 6 3 5,00 6 2 5,33 6 3 5,00 4 12 0,00 9 11 5,33 37 45 21,99 165,190 2 13 53 53 5550

14 6 ABDULLAH GÜNEŞ 6A 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 32 58 12,67 163,240 6 14 55 55 5632

15 0 ROJDA ASLAN 6C 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 6 14 1,33 8 11 4,33 37 52 19,65 162,950 2 15 56 56 5651

16 63 DİCLE DEMİREL 6A 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 34 56 15,33 162,293 7 16 57 57 5685

17 496 ZELİHA KILIÇ 6 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 35 55 16,68 152,573 1 17 70 70 6220

18 49 FERİDE ATEŞ 6D 9 10 5,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 4 6 2,00 5 15 0,00 7 10 3,67 29 55 10,67 151,807 3 18 71 71 6262

19 12 FATMA ATEŞ 6B 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 13 0,67 30 58 10,68 149,460 6 19 75 75 6378

20 172 HASAN ATEŞ 6B 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 13 2,67 7 13 2,67 31 59 11,34 148,827 7 20 77 77 6410

21 947 ASLI ÇEPİK 6C 4 16 -1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 7 13 2,67 29 61 8,67 146,360 3 21 81 81 6544

22 344 MUSTAFA ÇEIİK 6C 9 11 5,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 143,107 4 22 87 87 6709

23 93 ESRA UÇAR 6B 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 6 13 1,67 28 61 7,68 142,363 8 23 89 89 6761

24 41 AYTEN YAVUZ 6A 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 139,227 8 24 93 93 6961

25 497 İNAZ EL AHMUD 6C 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 11 3,33 7 13 2,67 27 61 6,66 137,433 5 25 97 97 7077

26 506 MEDİNE EREN 6C 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 25 65 3,33 136,067 6 26 99 99 7160

27 149 GAMZE AÇIKGÖZOĞLU6B 5 15 0,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 10 10 6,67 24 66 2,01 135,840 9 27 102 102 7177

28 683 ŞİRİN BULUT 6B 4 14 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 5 15 0,00 24 54 5,99 134,187 10 28 106 106 7300

29 313 MİNE LAÇİN 6C 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 27 63 6,01 133,600 7 29 108 108 7333

30 899 *NS *E L *İL  4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 27 63 5,99 132,733 1 30 111 111 7392

31 108 NAZLI FIRAT 6A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 13 0,67 26 62 5,34 130,913 9 31 117 117 7497

32 361 MÜSLÜM UÇAR 6D 7 13 2,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 10 10 6,67 2 18 -4,00 25 65 3,34 130,107 4 32 119 119 7552

33 0 AYLİN ERGİN 6C 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 27 63 6,01 127,747 8 33 126 126 7701

34 363 NEHİRYAVUZER 6D 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 5 15 0,00 27 62 6,33 126,323 5 34 127 127 7793

35 508 MELEK ALAN 6A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 6 0,00 6 14 1,33 9 11 5,33 23 65 1,33 125,087 10 35 130 130 7883

36 33 AYSEL SEZER 6C 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 8 -2,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 24 64 2,65 123,527 9 36 133 133 7965

37 555 FATMA ENEÇ 6C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 122,120 10 37 137 137 8044

38 255 SA H* *A A 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 2 11 -1,67 23 59 3,33 120,323 11 38 144 144 8157

39 0 LORAİSA 6C 4 13 -0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 5 13 0,67 24 61 3,68 119,317 12 39 146 146 8233

40 389 SÜMEYE ÇELİK 6D 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 119,227 6 40 147 147 8240

41 148 FİIİZ ÖGE 6B 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 119,200 11 41 148 148 8241

42 304 MERYEM KURTOĞLU 6C 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 13 1,67 5 14 0,33 27 61 6,67 117,493 13 42 149 149 8321

43 927 FADİLE KANDEMİR 6B 3 16 -2,33 3 7 0,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 4 12 0,00 8 11 4,33 23 55 4,67 116,880 12 43 150 150 8365

44 25 ARİF YALÇIN 6A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 114,827 11 44 154 154 8473

45 462 YUSUF YAĞM* LU 6D 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 22 68 -0,66 114,080 7 45 157 157 8513

46 94 FADIL ALTUN 6B 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 13 1,67 26 63 5,00 113,003 13 46 159 159 8583

47 348 MUSTAFA FIRAT 6D 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,66 112,440 8 47 161 161 8608
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48 290 MUHAMMED CUMA 6C 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 66 0,99 110,670 14 48 163 163 8686

49 241 MEHMET LAÇİN 6C 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 24 66 1,99 110,067 15 49 166 166 8723

50 83 ESMA LAÇİN 6D 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 1,99 109,787 9 50 167 167 8742

51 156 GAMZE ÇELİK 6B 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 24 66 2,01 109,693 14 51 168 168 8745

52 655 MURAT GÜNEŞ 6C 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 25 65 3,32 109,147 16 52 169 169 8778

53 557 BERFİN KARADAĞ 6A 5 15 0,00 6 4 4,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 4 13 -0,33 4 13 -0,33 24 56 5,35 105,927 12 53 174 174 8932

54 161 GÜLBERFİNÖZTTÜRK 6C 4 16 -1,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 22 67 -0,34 104,773 17 54 180 180 8988

55 170 HALİL UCAR 6B 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,66 101,267 15 55 187 187 9152

56 350 MÜSLÜM BAYINDIR 6D 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 101,240 10 56 188 188 9153

57 13200 GAZAL ERGÜVAN 6B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 24 66 2,01 101,053 16 57 190 190 9164

58 113 MUSA FIRAT 6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 23 67 0,67 99,600 13 58 191 191 9208

59 19 BERFİN ERASLAN 6D 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 8 12 4,00 25 65 3,33 98,893 11 59 194 194 9241

60 767 LEYLA BİNİCİ 6D 6 14 1,33 6 4 4,67 0 9 -3,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 67 -0,33 96,807 12 60 200 200 9335

61 836 EMİR* N Ö **KİN 6B 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 21 69 -1,99 96,787 17 61 201 201 9336

62 503 DERYABOYO 6B 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 25 65 3,33 94,413 18 62 204 204 9416

63 99700 SONGÜL DİRİK 6D 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 23 67 0,66 94,347 13 63 205 205 9419

64 76 EMİRKAN ÇELİKTEN 6B 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 20 70 -3,35 87,840 19 64 212 212 9640

65 501 ZEYNEP GÜNEŞ 5A 6 12 2,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 15 -2,00 4 16 -1,33 20 65 -1,66 87,760 1 65 213 213 9643

66 50 CELAL ÇEVİK 6C 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,67 84,440 18 66 217 217 9732

67 201 LEYLA GÜNEŞ 6A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,01 83,933 14 67 219 219 9742

68 202 MAHMUT AY 6A 5 15 0,00 7 3 6,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,67 83,827 15 68 220 220 9744

69 315 MUHAMET U    DURMUŞ*6C 6 14 1,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 15 -1,00 3 17 -2,67 20 68 -2,67 83,543 19 69 221 221 9750

70 0 A  * **  MA    *  Z 6C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 9 -3,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 68 -1,67 82,670 20 70 222 222 9775

71 0 R TU**ĞEİ 6D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 16 74 -8,67 81,413 14 71 226 226 9815

72 320 MUSTAFA DEMREL 6D 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 79,867 15 72 229 229 9845

73 79 ENES DURMAZ 6B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 0 20 -6,67 7 13 2,67 21 69 -1,99 74,680 20 73 231 231 9937

74 0 MURAT DURMAZ  D 6D 2 18 -4,00 2 7 -0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 16 73 -8,33 74,293 16 74 233 233 9950

75 624 FERİDE SALMAN 6A 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 20 -6,67 3 11 -0,67 19 65 -2,67 72,527 16 75 237 237 9981

76 382 S A LİH EN  E Ç 6D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 9 -3,00 2 17 -3,67 5 15 0,00 16 72 -8,01 67,013 17 76 244 244 10054

77 435 YILDIZ LAÇİN 6D 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 7 -1,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 16 72 -7,99 63,633 18 77 246 246 10086

78 78 ENDER UÇAR 6B 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 62,840 21 78 247 247 10090

79 127 TÜLAY RAMAZAN 6D 1 19 -5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 7 -1,33 5 15 0,00 0 20 -6,67 13 75 -12,00 35,513 19 79 253 253 10201
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