
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ Bilgi Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA YAYIN DENEMESİ-187 299 299 11780

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,29 7 3 5,54 6 4 4,35 5 4 3,79 6 10 3,19 9 9 6,29 44 40 30,45 217,120

Okul Ortalaması 7 13 2,25 4 5 2,48 4 6 2,10 3 7 0,70 5 14 0,15 6 14 1,15 28 58 8,83 128,150

KATILIMLAR

1 495 SİDRA MORŞİD 7C 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 12 1,00 13 7 10,67 55 32 44,35 261,150 1 1 13 13 3613

2 692 TUBANUR DURMAZ 7C 9 8 6,33 7 1 6,67 7 2 6,33 3 3 2,00 6 3 5,00 11 6 9,00 43 23 35,33 241,970 2 2 19 19 4321

3 818 MEHMET EMİN DURMAZ7C 7 12 3,00 6 3 5,00 8 1 7,67 7 2 6,33 4 4 2,67 14 5 12,33 46 27 37,00 237,157 3 3 20 20 4505

4 791 MEHMETCAN KARADAĞ7C 11 7 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 3 3,00 4 9 1,00 11 8 8,33 44 33 33,00 223,877 4 4 27 27 5061

5 250 YAĞMUR 7A 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 12 8 9,33 46 44 31,33 218,587 1 5 31 31 5306

6 112 HANIM CANPOLAT 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 3 5,00 6 14 1,33 10 10 6,67 44 45 29,00 210,590 1 6 40 40 5617

7 0 EYLEMUB LUT 7A 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 5 15 0,00 5 15 0,00 43 46 27,67 196,217 2 7 45 45 6241

8 13 BERFİN BULUT  B 15 2 14,33 5 4 3,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 2 11 -1,67 6 14 1,33 36 39 22,99 183,300 1 8 55 55 6830

9 744 SABRİ CAN PEÇEN 7E 6 14 1,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 44 46 28,66 182,253 1 9 57 57 6876

10 277 SAMET KARADAĞ 7C 11 8 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 13 -0,33 10 10 6,67 32 54 14,01 174,187 5 10 61 61 7257

11 264 BERFİN DURMAZ 7D 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 13 1,67 6 14 1,33 38 51 21,00 167,837 1 11 64 64 7560

12 3 FATMA DURMUŞ 7C 7 12 3,00 4 3 3,00 6 2 5,33 6 2 5,33 2 6 0,00 6 5 4,33 31 30 20,99 165,007 6 12 68 68 7682

13 0 İBRAHİM HALİL ŞAHİN 7E 8 12 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 37 53 19,33 164,333 2 13 70 70 7704

14 779 NAZLIAYDIN 7C 6 8 3,33 6 1 5,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 10 1,67 4 11 0,33 35 34 23,67 162,840 7 14 75 75 7784

15 760 İBRAHİM YAĞMURLU 7C 9 8 6,33 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 5 8 2,33 4 14 -0,67 33 44 18,32 161,900 8 15 77 77 7843

16 720 İPEK ÇELİK 7C 9 7 6,67 8 1 7,67 7 2 6,33 4 3 3,00 3 9 0,00 3 11 -0,67 34 33 23,00 160,383 9 16 79 79 7926

17 52 İBRAHİMHALİL  ATEŞ 7D 12 7 9,67 4 6 2,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 33 55 14,68 159,883 2 17 80 80 7949

18 629 EMRE  CAN  UÇAR 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 34 56 15,33 159,333 10 18 82 82 7972

19 80 MELEK YILDIZ  11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 8 12 4,00 37 53 19,33 156,627 1 19 84 84 8098

20 32 FERİDE GÖRMÜŞ 7B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 5 15 0,00 35 55 16,66 154,640 2 20 89 89 8189

21 587 MEHMET REŞAT AMAÇ 7B 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 34 56 15,33 146,307 3 21 108 108 8623

22 283 ERHAN UÇAR 7B 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 34 56 15,34 145,480 4 22 109 109 8657

23 11 ROJİN DURMUŞ 7A 7 13 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 34 56 15,33 142,720 3 23 111 111 8798

24 168 DENİZ LAÇİN 7D 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 29 61 8,66 141,667 3 24 113 113 8848

25 649 EMİNE AY 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 29 61 8,67 140,747 11 25 115 115 8892

26 735 ZAHİDE ALTUN 7B 6 14 1,33 3 6 1,00 1 8 -1,67 6 4 4,67 7 13 2,67 6 14 1,33 29 59 9,33 140,513 5 26 116 116 8906

27 659 NAZLICAN GİRİŞEN 7A 12 8 9,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 31 59 11,33 140,373 4 27 117 117 8915

28 821 YAĞMUR KOŞTI 7C 5 14 0,33 8 2 7,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 7 2,67 4 10 0,67 28 46 12,66 138,623 12 28 120 120 8989

29 541 PINAR ERGİN 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,67 138,200 6 29 122 122 9010

30 86 GÜLİSTAN ÖGE 7B 8 12 4,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 29 60 9,00 137,453 7 30 124 124 9038

31 518 AYŞE YAVUZ 7A 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 5 1,33 4 16 -1,33 10 10 6,67 29 59 9,33 135,820 5 31 126 126 9127

32 727 HÜSEYİN YİGİT 7C 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 27 59 7,33 134,920 13 32 131 131 9179

33 805 KADİR KATAR 7D 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 32 58 12,66 134,493 4 33 132 132 9196

34 61 ESMA NUR ÇİRİK 7E 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 29 61 8,67 134,373 3 34 133 133 9206

35 599 İBRAHİM HALİL CAYMAZ7E 6 14 1,33 8 2 7,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 33 57 14,00 134,160 4 35 134 134 9220

36 603 FATMA KAYACAN 7E 6 14 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 32 58 12,66 134,093 5 36 135 135 9226

37 806 ESRA YİĞİT 7D 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 134,027 5 37 136 136 9228

38 763 DİCLE YAVUZER 7C 4 14 -0,67 5 4 3,67 4 5 2,33 3 7 0,67 4 10 0,67 7 10 3,67 27 50 10,34 133,523 14 38 137 137 9246

39 733 ZEHRA GÜRBÜZ 7A 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,34 132,760 6 39 139 139 9290

40 809 TUBA KAPLAN 7C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 29 61 8,68 128,373 15 40 145 145 9516

41 650 NEHİR ÇELİKTEN 7E 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 28 62 7,33 128,187 6 41 146 146 9531

42 519 NAZLICAN GÜNEŞ 7B 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 31 59 11,34 126,867 8 42 152 152 9614

43 743 İBRAHİM HALİL AY 7C 8 12 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 29 60 9,00 126,367 16 43 155 155 9642

44 660 FADİLE AMAÇ 7C 3 5 1,33 2 5 0,33 3 5 1,33 0 6 -2,00 3 3 2,00 4 8 1,33 15 32 4,32 125,820 17 44 157 157 9670

45 68 ROZERİN ÇELİK 7A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 124,253 7 45 160 160 9739

46 647 MEHMET UÇAR 7B 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,33 123,147 9 46 163 163 9795

47 270 EMİRHAN ŞAHİN 7B 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 24 66 1,99 122,493 10 47 165 165 9831
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Genel Ortalama 10 9 7,29 7 3 5,54 6 4 4,35 5 4 3,79 6 10 3,19 9 9 6,29 44 40 30,45 217,120
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48 194 IŞILAY KUTLU 7D 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 27 63 6,00 119,880 6 48 168 168 9951

49 158 HAYRUNİSA YAŞAR 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 28 62 7,34 119,733 11 49 169 169 9961

50 252 MEHMET *ÜNEŞ 7A 6 13 1,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 5 0,33 5 15 0,00 6 14 1,33 25 61 4,66 119,007 8 50 172 172 9995

51 616 İSLİM FİDAN 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,34 118,960 9 51 173 173 9998

52 0 MELİSA CAYMAZ 7B 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 118,493 12 52 176 176 10015

53 502 ASLI UÇAR 7E 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 116,427 7 53 179 179 10100

54 577 ELİFNUR KANARYA 7E 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 63 6,00 116,360 8 54 180 180 10103

55 17 ABDULLAH ATEŞ 7D 7 13 2,67 3 7 0,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 63 4,00 114,823 7 55 184 184 10174

56 690 NECMİCAN DURMAZ 7E 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 22 68 -0,67 112,267 9 56 188 188 10302

57 593 NİLAY YAĞMURLU 7E 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 64 3,68 112,230 10 57 190 190 10306

58 539 CEMİLE YAĞMURLU 7A 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 23 66 1,00 111,997 10 58 191 191 10319

59 804 MEGMET CAYMAZ 7C 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 26 64 4,67 109,360 18 59 196 196 10440

60 591 ESRA LAÇİN 7E 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 105,720 11 60 206 206 10601

61 764 MERVE  KARADAĞ 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 25 65 3,33 105,480 19 61 207 207 10613

62 571 SERHAT PARSAK 7D 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 21 69 -2,01 102,573 8 62 213 213 10742

63 0 ***** 7A 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 24 66 2,00 101,307 11 63 215 215 10795

64 504 AYSEL KILIÇ 7D 6 13 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 66 1,01 99,903 9 64 220 220 10855

65 538 MÜSLÜM ŞAHİN 7A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,01 99,840 12 65 221 221 10859

66 109 ESMA KILIÇ 7E 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 26 64 4,66 96,813 12 66 232 232 10950

67 44 MUSTAFA UZ 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 93,573 13 67 236 236 11061

68 746 MELİSAY UÇAR 7C 4 16 -1,33 3 6 1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 14 0,33 23 65 1,34 93,523 20 68 237 237 11063

69 632 MEHMET KOŞTI 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,67 91,880 13 69 242 242 11109

70 0 PRA**E*  LSL 7D 4 15 -1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 4 16 -1,33 21 67 -1,34 90,407 10 70 245 245 11160

71 545 SEVİM SUDE EREN 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 90,360 11 71 246 246 11161

72 590 BÜŞRA AKBABA 7B 4 16 -1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 20 70 -3,33 89,067 14 72 248 248 11199

73 303 FİLİZ AKARSLAN  4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 20 69 -3,00 87,783 2 73 250 250 11245

74 300 ZELİHA CO* UN 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,67 84,680 13 74 256 256 11320

75 126 SONGÜL DÖZGÜN 7D 5 15 0,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,67 83,307 12 75 260 260 11355

76 734 KÜBRA DURMAZ 7C 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 82,280 21 76 262 262 11378

77 90 FERHAT ÇELİK  2 18 -4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 3 16 -2,33 8 12 4,00 18 70 -5,33 80,987 3 77 264 264 11405

78 234 EMİRHAN KARADAĞ 7A 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 69 -1,98 79,413 14 78 269 269 11441

79 155 İBRAHİM BOZKURT 7D 2 18 -4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 17 73 -7,34 79,133 13 79 270 270 11446

80 721 YAĞMUR GÜRSES 7E 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 18 72 -5,99 77,560 14 80 272 272 11488

81 793 ESMAGÜL ŞİMŞEK 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 19 71 -4,67 76,933 15 81 274 274 11496

82 680 SİBEL CAN 7E 1 19 -5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 76,853 15 82 275 275 11497

83 661 PEYAM PEÇEN 7E 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 18 72 -6,01 72,307 16 83 282 282 11563

84 676 MÜSLÜM 7D 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 70 -3,34 66,293 14 84 288 288 11631

85 601 ADİLE KOŞTI 7C 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,66 66,213 22 85 289 289 11632

86 36 ZEYNEP DEMİR 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 59,480 15 86 292 292 11689

87 578 AYNUR UÇAR 7C 1 10 -2,33 3 3 2,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 1 15 -4,00 4 16 -1,33 12 54 -5,99 57,737 23 87 293 293 11696
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