
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ Bilgi Ortaokulu 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA YAYIN DENEMESİ-1133 408 557 20092

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,61 4 5 2,68 6 3 4,90 5 4 4,05 5 9 1,65 11 7 8,81 43 35 31,70 228,400

Okul Ortalaması 8 10 4,66 3 6 1,04 4 5 2,67 3 5 1,34 4 11 0,49 8 10 4,65 31 47 14,85 161,630

KATILIMLAR

1 323 BERAT ÇELİKTEN 8C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 73 14 68,33 385,870 1 1 1 14 742

2 536 SULTAN GÜNEŞ 8B 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 4 8 1,33 16 3 15,00 64 16 58,66 319,187 1 2 9 64 3501

3 563 YAKUP YAĞMURLU 8B 19 1 18,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 4 0,67 9 11 5,33 15 5 13,33 56 30 46,00 318,213 2 3 10 65 3563

4 337 HANIM COŞKUN 8E 15 5 13,33 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 10 0,67 15 4 13,67 58 25 49,67 288,957 1 4 17 95 5439

5 352 ROJDA EKİNCİ 8B 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 12 1,00 16 4 14,67 57 30 47,00 285,577 3 5 20 103 5676

6 318 VEDAT KOŞTI 8C 15 4 13,67 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 16 4 14,67 50 38 37,34 285,150 2 6 21 104 5702

7 872 DENİZ ARDA YAĞMURLU8E 17 3 16,00 4 6 2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 10 10 6,67 11 9 8,00 51 39 38,00 280,933 2 7 25 111 5987

8 338 DENİZ BULUT 8D 13 6 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 5 4 3,67 6 10 2,67 16 4 14,67 51 32 40,35 276,987 1 8 28 115 6262

9 916 YUSUF ÇANKAYA 8C 16 3 15,00 6 4 4,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 2 8 -0,67 16 4 14,67 49 21 42,01 275,060 3 9 29 117 6386

10 79 ROJİN KOŞTI 8D 12 3 11,00 1 6 -1,00 7 2 6,33 3 4 1,67 6 4 4,67 14 3 13,00 43 22 35,67 270,990 2 10 32 125 6683

11 351 CEMAL ATEŞ 8E 13 7 10,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 3 4,00 5 9 2,00 16 4 14,67 46 35 34,34 262,540 3 11 35 134 7271

12 710 TUBA BAZ 8E 13 3 12,00 3 6 1,00 4 5 2,33 8 2 7,33 3 6 1,00 14 5 12,33 45 27 35,99 256,947 4 12 37 144 7657

13 719 SALİH DAGDEVİREN 8C 12 6 10,00 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 12 -2,00 16 2 15,33 47 33 36,00 246,380 4 13 40 151 8427

14 218 LEYLA BULUT        Z 8E 12 7 9,67 5 3 4,00 10 0 10,00 8 1 7,67 2 10 -1,33 13 7 10,67 50 28 40,68 239,720 5 14 45 163 8939

15 675 AMİNE CANKI 8E 7 5 5,33 2 2 1,33 4 0 4,00 6 2 5,33 4 5 2,33 15 4 13,67 38 18 31,99 239,120 6 15 46 164 8983

16 663 BÜŞRA YILDIZ 8B 13 6 11,00 4 4 2,67 5 4 3,67 7 1 6,67 3 6 1,00 11 7 8,67 43 28 33,68 235,233 4 16 50 169 9291

17 564 MEHMETCEM DURMAZ8C 10 6 8,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 2 2,33 3 2 2,33 12 5 10,33 39 21 31,99 233,937 5 17 53 173 9393

18 369 ÇELAL KAPLAN 8E 13 3 12,00 3 4 1,67 6 2 5,33 5 3 4,00 4 11 0,33 11 8 8,33 42 31 31,66 229,313 7 18 60 185 9716

19 642 ALİYE CANKI 8B 13 5 11,33 4 5 2,33 8 1 7,67 5 4 3,67 4 3 3,00 8 10 4,67 42 28 32,67 227,447 5 19 62 187 9845

20 544 ALİCAN KAR DAĞ 8A 11 8 8,33 3 6 1,00 9 1 8,67 6 14 1,33 12 4 10,67 41 33 30,00 226,643 1 20 63 188 9903

21 686 EMİNE YAVUZER 8B 12 5 10,33 4 3 3,00 3 5 1,33 0 9 -3,00 0 4 -1,33 15 3 14,00 34 29 24,33 222,493 6 21 67 194 10193

22 207 ESRA ÇAĞAN 8E 13 5 11,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 3 12 -1,00 13 6 11,00 38 37 25,66 218,710 8 22 70 199 10460

23 326 Z BERRAK KOŞTI 8E 8 9 5,00 2 7 -0,33 8 1 7,67 5 5 3,33 7 10 3,67 11 7 8,67 41 39 28,01 217,167 9 23 73 202 10567

24 753 GÜLBAHAR BAZ 8E 5 7 2,67 1 3 0,00 6 1 5,67 7 3 6,00 4 2 3,33 12 5 10,33 35 21 28,00 215,557 10 24 77 206 10705

25 307 YUSUF YILDIRIM 8D 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 11 4,33 10 10 6,67 39 50 22,33 207,103 3 25 83 213 11318

26 851 ELİF ÖZ 8E 7 10 3,67 6 3 5,00 4 5 2,33 4 6 2,00 5 10 1,67 13 7 10,67 39 41 25,34 206,247 11 26 84 214 11384

27 220 OSMAN KILIÇ 8E 7 10 3,67 5 3 4,00 4 4 2,67 5 5 3,33 7 13 2,67 11 6 9,00 39 41 25,34 205,093 12 27 86 216 11453

28 0 BÜŞRA ALPARSLAN 8F 9 8 6,33 2 5 0,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 7 12 3,00 11 7 8,67 35 42 21,00 204,597 1 28 88 218 11488

29 249 ZERRİN YAĞMURLU 8A 8 9 5,00 0 4 -1,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 14 5 12,33 30 24 22,00 201,697 2 29 92 222 11705

30 891 MUSTAFA GÜNEŞ 8B 10 7 7,67 3 5 1,33 4 6 2,00 2 6 0,00 6 12 2,00 10 10 6,67 35 46 19,67 194,537 7 30 100 231 12171

31 890 MURAT GUNER 8D 9 8 6,33 2 6 0,00 5 4 3,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 8 11 4,33 31 36 19,00 194,287 4 31 102 233 12189

32 949 ZELİHA YAŞARER 8F 9 11 5,33 1 9 -2,00 6 3 5,00 4 6 2,00 6 14 1,33 11 9 8,00 37 52 19,66 189,340 2 32 105 236 12537

33 76 GÜLSEREN KOŞTI 8B 10 8 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 37 51 19,99 186,460 8 33 108 240 12769

34 991 ROJİN KANARYA 8B 7 9 4,00 4 3 3,00 6 4 4,67 4 4 2,67 3 11 -0,67 11 6 9,00 35 37 22,67 184,970 9 34 111 243 12873

35 705 MAHMUT YESİL 8D 10 9 7,00 3 7 0,67 9 1 8,67 3 2 2,33 4 11 0,33 8 10 4,67 37 40 23,67 184,110 5 35 114 246 12942

36 47 DOĞAN ÖZTEKİN 8E 8 11 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 4 14 -0,67 11 7 8,67 37 45 21,99 182,660 13 36 117 249 13042

37 142 AVŞİN SÖNMEZ 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 9 10 5,67 33 55 14,67 180,917 3 37 119 251 13178

38 0 MİZGİN ERASLAN  8 4 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 5 15 0,00 9 11 5,33 36 45 21,00 179,150 1 38 121 255 13320

39 940 TUBA POLAT 8D 8 10 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 1 4 -0,33 11 9 8,00 32 39 19,01 177,393 6 39 127 264 13433

40 334 AYŞE EYLÜL ÇELİK 8D 5 8 2,33 0 3 -1,00 5 2 4,33 4 1 3,67 1 4 -0,33 11 4 9,67 26 22 18,67 176,953 7 40 128 265 13467

41 839 İBRAHİM HALİL POLAT 8D 11 6 9,00 3 5 1,33 8 2 7,33 2 2 1,33 2 11 -1,67 8 11 4,33 34 37 21,65 175,843 8 41 129 268 13559

42 430 İSMİ NUR VURAL 8E 7 10 3,67 5 3 4,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 37 37 24,67 175,613 14 42 131 270 13576

43 561 ESMANUR LAÇİN 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 9 10 5,67 32 56 13,34 175,233 4 43 132 271 13605

44 291 BERFİN COŞKUN 8C 10 9 7,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 10 9 7,00 31 46 15,66 174,367 6 44 134 273 13679

45 852 CEMRE DEMİRTEKİN 8F 11 5 9,33 3 5 1,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 2 16 -3,33 10 9 7,00 34 45 19,00 173,967 3 45 135 274 13710

46 572 FURKAN ÇELİKTE N 8A 8 5 6,33 3 1 2,67 1 6 -1,00 1 1 0,67 0 2 -0,67 10 8 7,33 23 23 15,33 172,770 5 46 137 276 13786

47 81 ESMA BEŞALT 8D 8 8 5,33 1 8 -1,67 6 2 5,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 10 7 7,67 25 27 16,00 172,683 9 47 138 277 13794
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48 355 ZEYNEP GÜNEŞ 8E 9 6 7,00 0 1 -0,33 4 5 2,33 1 1 0,67 1 5 -0,67 9 8 6,33 24 26 15,33 170,753 15 48 140 280 13919

49 331 TUBA ÖZARAS 8E 9 8 6,33 5 4 3,67 5 4 3,67 6 3 5,00 4 10 0,67 6 12 2,00 35 41 21,34 170,600 16 49 142 282 13925

50 871 GÜLSÜM UÇAR 8F 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 34 56 15,33 169,413 4 50 145 286 14007

51 549 TÜLİN ATEŞ 8C 6 6 4,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 0 6 -2,00 4 7 1,67 10 7 7,67 23 36 11,01 169,093 7 51 146 287 14029

52 627 ZOZAN YAYIN 8B 7 11 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 13 0,67 10 10 6,67 33 53 15,34 168,067 10 52 147 288 14099

53 309 İLKNUR ÇAĞAN 8E 7 10 3,67 3 5 1,33 4 5 2,33 4 5 2,33 5 9 2,00 8 11 4,33 31 45 15,99 167,023 17 53 150 291 14192

54 688 NEDİM AY 8C 5 15 0,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 13 2,67 10 10 6,67 34 55 15,67 166,443 8 54 151 292 14241

55 487 KÜBRA ERĞİN 8C 8 12 4,00 4 5 2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 11 -1,67 10 7 7,67 33 46 17,66 166,013 9 55 152 293 14269

56 465 CAHİT BULUT 8E 5 14 0,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 14 1,33 10 10 6,67 34 55 15,67 162,023 18 56 159 300 14566

57 469 TUĞBA AKALTUN 8E 10 8 7,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 30 47 14,32 161,567 19 57 161 302 14601

58 808 EBRU CANKI 8D 6 10 2,67 2 6 0,00 5 4 3,67 0 5 -1,67 4 8 1,33 8 6 6,00 25 39 12,00 158,337 10 58 168 309 14822

59 698 ZEYNEP YILDIZCAN 8E 9 8 6,33 1 6 -1,00 3 5 1,33 3 7 0,67 1 7 -1,33 9 9 6,00 26 42 12,00 158,263 20 59 169 310 14829

60 461 YASEMİN  YAĞMURLU 8C 8 10 4,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 2 8 -0,67 9 10 5,67 28 46 12,67 155,187 10 60 173 314 15062

61 0 EMİNENURALTUN 8A 8 10 4,67 3 6 1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 9 1,00 6 9 3,00 28 46 12,67 154,367 6 61 176 317 15128

62 324 YTEN ERASL N 8A 5 11 1,33 3 5 1,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 3 9 0,00 9 4 7,67 25 39 12,00 154,367 6 61 176 317 15128

63 272 NURCAN ÖZTEKİN 8E 7 13 2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 12 1,00 9 10 5,67 30 56 11,34 154,060 21 63 181 322 15146

64 551 ÖMER ŞAHİNSOY 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 33 57 13,99 153,160 11 64 184 325 15216

65 322 BAHAR TÜRKMAN 8A 3 12 -1,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 8 -0,67 6 10 2,67 8 9 5,00 28 45 13,00 151,413 8 65 186 327 15357

66 685 EMİN ASLANTEKİN 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 7 13 2,67 30 59 10,33 151,370 11 66 187 328 15358

67 374 SAMET ÇELİKTEN 8A 7 5 5,33 1 1 0,67 1 4 -0,33 0 2 -0,67 0 5 -1,67 9 8 6,33 18 25 9,66 150,273 9 67 192 333 15447

68 543 FURKAN COŞKUN 8A 9 6 7,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 1 5 -0,67 5 7 2,67 20 26 11,34 149,630 10 68 194 335 15491

69 135 NAZLICAN ÇELİKTEN 8F 5 15 0,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 11 9 8,00 36 54 18,00 149,627 5 69 195 336 15492

70 754 MİNE PEÇEN 8B 10 7 7,67 0 7 -2,33 2 5 0,33 6 2 5,33 3 10 -0,33 5 12 1,00 26 43 11,67 149,297 12 70 197 338 15511

71 617 GÜLPINAR DURMAZ 8E 7 9 4,00 3 4 1,67 5 4 3,67 2 4 0,67 0 9 -3,00 9 8 6,33 26 38 13,34 146,273 22 71 202 343 15703

72 717 İBRAHİM KOŞTI 8D 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 5 2,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 58 11,67 145,817 11 72 204 345 15740

73 452 RABİA YAĞMURLU 8D 4 12 0,00 4 5 2,33 5 3 4,00 0 2 -0,67 4 10 0,67 8 7 5,67 25 39 12,00 145,663 12 73 205 346 15752

74 0 **A 8C 8 12 4,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 30 60 10,00 144,867 12 74 208 349 15825

75 612 İBRAHİM UÇA R 8E 9 10 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 29 60 9,00 144,343 23 75 210 352 15865

76 974 SAVAŞ  ALTUN 8B 8 9 5,00 3 4 1,67 3 3 2,00 2 3 1,00 3 13 -1,33 6 8 3,33 25 40 11,67 143,293 13 76 213 356 15954

77 618 ZERRİN DURMAZ 8E 7 11 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 2 4 0,67 2 7 -0,33 7 9 4,00 24 42 10,00 142,263 24 77 214 357 16017

78 964 ROJDA ÖGE 8F 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 34 56 15,33 138,547 6 78 221 365 16283

79 810 BÜNYAMİN YAĞMURLU8E 8 9 5,00 2 4 0,67 7 3 6,00 4 13 -0,33 5 13 0,67 26 42 12,01 137,793 25 79 224 368 16330

80 35 MUHAMMED AKKUŞ 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 10 -2,33 8 7 5,67 25 51 8,01 137,627 11 80 225 369 16341

81 849 İREM YALÇIN 8D 6 10 2,67 2 7 -0,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 7 8 4,33 22 42 8,01 137,123 13 81 226 370 16381

82 697 SÜMEYYA YAŞAR 8E 7 8 4,33 2 5 0,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 0 14 -4,67 9 4 7,67 23 43 8,66 135,650 26 82 229 373 16491

83 870 MELİSA KAPLAN 8D 6 13 1,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 10 -1,33 9 10 5,67 26 54 8,01 135,147 14 83 231 375 16522

84 892 İREM NAZ KURTOĞLU 8B 7 8 4,33 3 5 1,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 5 13 0,67 23 46 7,66 134,533 14 84 235 379 16566

85 0 FAYAT YALÇIN 8A 8 11 4,33 3 6 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 27 61 6,67 133,130 12 85 238 384 16675

86 730 DERYA ÇELİT EN 8C 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 8 12 4,00 29 61 8,66 131,760 13 86 242 388 16771

87 257 KEMAL ŞAHİN 8D 7 10 3,67 2 6 0,00 3 6 1,00 3 4 1,67 4 11 0,33 5 12 1,00 24 49 7,67 131,253 15 87 245 391 16808

88 0 MEHMET SERDAR YALÇIN8D 2 13 -2,33 4 4 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 15 -2,00 10 9 7,00 28 52 10,67 129,647 16 88 252 398 16910

89 0 *I** 8F 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 10 6,67 5 14 0,33 24 65 2,33 129,083 7 89 253 399 16953

90 699 LÜTFİ ŞAHİN 8A 7 13 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 10,00 126,720 13 90 265 411 17163

91 595 MERAL  SELVİGÖZ 8A 5 10 1,67 1 8 -1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 8 10 4,67 20 57 1,00 126,507 14 91 266 412 17179

92 795 BOZAN TARIK KURTOĞLU8B 7 9 4,00 1 5 -0,67 3 6 1,00 5 3 4,00 4 10 0,67 3 13 -1,33 23 46 7,67 125,793 15 92 268 415 17224

93 716 İHALİL ÇETİN 8B 6 14 1,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 26 64 4,67 124,587 16 93 272 419 17314

94 373 SALİH DURMAZ 8B 4 7 1,67 1 7 -1,33 4 5 2,33 5 5 3,33 5 9 2,00 3 12 -1,00 22 45 7,00 124,453 17 94 273 420 17324
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95 920 A*U*U*A* 8C 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 26 64 4,68 123,360 14 95 276 423 17398

96 265 GÜICAN ÖZTEKİN 8E 9 9 6,00 0 10 -3,33 5 3 4,00 0 4 -1,33 3 8 0,33 4 16 -1,33 21 50 4,34 122,517 27 96 279 427 17466

97 37 OSMAN YAVUZ 8A 6 10 2,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 4 13 -0,33 6 13 1,67 23 56 4,34 120,443 15 97 285 433 17605

98 524 YASİN GÜNEŞ 8D 3 16 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 11 3,33 5 15 0,00 26 61 5,66 118,203 17 98 294 442 17756

99 0 NESRİN İSA 8D 6 9 3,00 2 5 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 49 6,66 117,837 18 99 296 444 17783

100 287 BARAN ERDEM 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 26 64 4,68 117,413 16 100 297 445 17818

101 0 SİBELBEŞALTI 8D 5 12 1,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 6 0,00 3 10 -0,33 6 13 1,67 23 53 5,34 117,110 19 101 299 447 17841

102 994 KÜBRAUUR YAVUZER 8F 8 12 4,00 3 6 1,00 2 6 0,00 3 5 1,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 25 60 5,00 117,020 8 102 300 448 17847

103 614 MERVE ŞAHİN 8C 4 9 1,00 0 6 -2,00 4 3 3,00 2 5 0,33 0 4 -1,33 6 8 3,33 16 35 4,33 117,013 15 103 301 449 17849

104 316 ESMA KARADAĞ 8E 8 11 4,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 5 1,33 4 15 -1,00 5 15 0,00 24 61 3,66 116,040 28 104 306 454 17922

105 882 İBRAHİM HALİL ÇETİN 8A 5 10 1,67 3 4 1,67 5 4 3,67 1 5 -0,67 1 9 -2,00 5 8 2,33 20 40 6,67 115,940 17 105 307 455 17929

106 972 ZİŞAH KILIÇ 8E 6 9 3,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 11 -0,67 20 41 6,33 115,753 29 106 309 457 17943

107 0 Aİ    NO** F  6 14 1,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 115,413 2 107 313 461 17964

108 540 MEHMET YAĞMURLU  7 12 3,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 22 67 -0,34 113,490 3 108 317 465 18067

109 535 HUZEYFE COŞKUN 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 1 10 -2,33 5 6 3,00 21 50 4,33 112,767 18 109 321 469 18114

110 302 YAKUP COŞKUN  10 9 7,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 24 65 2,33 111,037 4 110 323 471 18205

111 787 BARIŞ UÇAR 8D 5 11 1,33 1 7 -1,33 3 6 1,00 4 6 2,00 5 11 1,33 3 14 -1,67 21 55 2,66 109,550 20 111 326 474 18297

112 542 ENİSE ÇEVİK 8F 9 11 5,33 0 9 -3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 24 65 2,33 109,093 9 112 328 476 18317

113 935 YILDIZ AY 8F 7 13 2,67 0 10 -3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 26 64 4,67 108,733 10 113 330 478 18333

114 582 DERYA GÜRSES 8F 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 105,307 11 114 331 479 18511

115 904 MAHMUT KOŞTI 8B 6 12 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 3 6 1,00 3 14 -1,67 4 14 -0,67 23 56 4,32 103,753 18 115 336 484 18585

116 0 Y E*ÇS İF U      K 8C 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 21 69 -2,00 102,733 16 116 337 486 18644

117 288 AYSEL YILD Z 8C 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,68 98,760 17 117 348 497 18856

118 826 YAĞMUR EROĞLU 8A 5 13 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 2 18 -4,00 19 69 -3,99 98,420 19 118 350 499 18869

119 800 HM**E   A  2 16 -3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 13 1,67 4 15 -1,00 23 63 2,00 98,340 5 119 351 500 18873

120 513 MUSTAFA FIRAT 8C 6 10 2,67 3 5 1,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 11 -1,67 3 13 -1,33 19 52 1,67 98,133 18 120 352 501 18883

121 548 FATMAATEŞ 8F 9 11 5,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 96,733 12 121 356 505 18943

122 319 MEHMETEM NN PARSAK8C 6 14 1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 94,787 19 122 361 510 19038

123 222 MUSTAFA DURMAZ 8F 5 14 0,33 3 3 2,00 2 5 0,33 2 5 0,33 2 12 -2,00 3 9 0,00 17 48 0,99 93,260 13 123 367 516 19107

124 986 TUBA LAÇİN 8F 3 16 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 67 -0,33 92,877 14 124 370 519 19125

125 260 FAİK BARAN 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 25 65 3,33 92,813 20 125 371 520 19128

126 0 M  * N   * K 8C 5 14 0,33 0 10 -3,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 7 11 3,33 2 18 -4,00 17 66 -5,00 92,250 20 126 373 522 19154

127 906 MÜSLÜM CENGİZ 8F 5 15 0,00 6 4 4,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,68 88,333 15 127 379 528 19321

128 137 UĞURKEMALÇELİKTEN 8F 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 87,947 16 128 381 530 19340

129 653 AYŞE KOŞTI 8B 4 14 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 2 15 -3,00 21 57 1,99 85,990 19 129 384 533 19420

130 494 BARIŞFİDAN 8C 1 19 -5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 3 17 -2,67 22 68 -0,66 84,760 21 130 386 535 19456

131 470 MURAT AÇIKGOZOĞLU8B 2 18 -4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 18 71 -5,67 84,710 20 131 387 536 19457

132 64 ENEZ UÇAR 8C 7 8 4,33 2 4 0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 2 15 -3,00 2 15 -3,00 16 57 -3,00 82,437 22 132 390 539 19526

133 550 MEDİNE LAÇİN 8E 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 20 70 -3,34 69,093 30 133 405 554 19821
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SURUÇ Bilgi Ortaokulu 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA YAYIN DENEMESİ-1133 408 557 20092

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,61 4 5 2,68 6 3 4,90 5 4 4,05 5 9 1,65 11 7 8,81 43 35 31,70 228,400

Okul Ortalaması 8 10 4,66 3 6 1,04 4 5 2,67 3 5 1,34 4 11 0,49 8 10 4,65 31 47 14,85 161,630

KATILIMLAR
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